
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ Atatürk Ortaokulu 8. SINIF 6.DENEME 41 41 64 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,09 6 3 5,21 7 2 6,50 5 3 4,24 9 5 7,10 11 7 9,00 50 27 41,14 267,810

Okul Ortalaması 11 6 9,03 7 3 5,74 8 2 7,02 5 3 4,23 8 3 7,36 11 7 9,02 51 24 42,40 272,270

KATILIMLAR

1 450 BURAK BAŞ 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 85 5 83,34 478,800 1 1 1 1 122

2 88 GÖZDE YILMAZ 8D 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 84 6 82,01 470,013 1 2 2 2 224

3 140 CEYLİN YILMAZ 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 84 6 82,00 466,493 1 3 3 3 256

4 117 EDİP BURAK GÜNEŞ 8D 17 2 16,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 83 6 81,00 465,850 2 4 4 4 262

5 436 DENİZ ECE ERGÜN 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 82 8 79,33 454,707 1 5 5 5 437

6 116 TAYYİPEREN GÜNEŞ 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 17 1 16,67 18 2 17,33 76 12 72,00 423,713 3 6 6 6 968

7 444 ELİF ŞERMET 8C 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 15 3 14,00 17 2 16,33 72 15 67,00 397,997 2 7 7 7 1554

8 150 HAMZA ÇİÇEK 8A 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 15 1 14,67 19 1 18,67 71 14 66,34 397,317 2 8 8 8 1567

9 142 SEFA TEKİN 8A 12 7 9,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 16 1 15,67 19 1 18,67 69 17 63,35 391,440 3 9 9 9 1700

10 118 SABRİCAN DEDELER 8C 14 5 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 5 12,33 18 2 17,33 74 14 69,33 391,020 3 10 10 10 1706

11 191 MEHMET ALTUN 8A 14 5 12,33 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 15 0 15,00 15 5 13,33 70 13 65,67 382,187 4 11 11 11 1906

12 91 OĞUZHAN ACAR 8A 13 6 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 2 4,33 16 1 15,67 14 4 12,67 65 16 59,67 366,390 5 12 12 12 2269

13 364 HÜSEYİN ŞENGÜDEN 8C 17 1 16,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 11 1 10,67 13 5 11,33 66 12 62,00 359,920 4 13 13 13 2421

14 275 RABİA OĞUZ 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 5 9,33 12 8 9,33 58 28 48,66 303,040 2 14 14 16 3809

15 356 YAĞMUR DEMİRCAN 8B 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 6 4 4,67 11 7 8,67 53 22 45,66 277,843 3 15 15 18 4522

16 102 SENEM ÇAKAR 8A 9 9 6,00 6 3 5,00 8 1 7,67 6 3 5,00 6 1 5,67 13 5 11,33 48 22 40,67 263,447 6 16 16 20 4957

17 163 LÜTFULLAH SEZGİN 8C 11 4 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 3 3,00 11 7 8,67 50 20 43,35 256,800 5 17 17 21 5143

18 162 ELİF MATRACI 8D 10 1 9,67 6 4 4,67 7 2 6,33 4 1 3,67 1 0 1,00 13 3 12,00 41 11 37,34 249,023 4 18 18 24 5382

19 259 TUNAHAN TAMER 8A 10 7 7,67 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 2 3,33 13 7 10,67 41 32 30,34 234,877 7 19 19 25 5831

20 94 ÖMER EGE SARIYILDIZ 8D 7 8 4,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 1 6,67 7 5 5,33 44 21 37,00 233,690 5 20 20 26 5870

21 122 CANSU DAĞLI 8D 11 7 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 4 3,67 3 2 2,33 10 8 7,33 45 25 36,67 233,007 6 21 21 27 5892

22 485 ASRIN ŞENAL 8C 11 8 8,33 6 4 4,67 7 1 6,67 4 1 3,67 10 9 7,00 38 23 30,34 227,517 6 22 22 28 6073

23 98 SEFA ÇAMLI 8C 11 6 9,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 2 4,33 7 6 5,00 35 22 27,66 217,883 7 23 23 29 6384

24 130 HAVVA NUR DEMİR 8C 9 11 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 5 2,33 8 8 5,33 9 11 5,33 44 41 30,32 217,550 8 24 24 31 6398

25 113 YAREN ÇELİK 8D 9 9 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 2 0,33 9 7 6,67 45 22 37,67 215,390 7 25 25 32 6463

26 52 BURÇİN KARAKAYA 8A 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 5 0,33 6 3 5,00 6 12 2,00 38 36 26,00 212,073 8 26 26 34 6588

27 37 HASAN ÇATAL 8A 6 8 3,33 8 2 7,33 8 1 7,67 8 2 7,33 6 7 3,67 36 20 29,33 211,663 9 27 27 35 6605

28 141 MUSTAFA TEKİN 8A 9 8 6,33 5 3 4,00 8 2 7,33 3 5 1,33 2 1 1,67 9 9 6,00 36 28 26,66 198,653 10 28 28 37 7038

29 291 SELENAY ÇOBAN 8D 8 8 5,33 9 0 9,00 7 3 6,00 4 4 2,67 2 1 1,67 7 8 4,33 37 24 29,00 193,887 8 29 29 38 7215

30 86 MELİKE AY 8A 7 5 5,33 3 6 1,00 8 2 7,33 1 2 0,33 11 7 8,67 30 22 22,66 190,110 11 30 30 39 7336

31 605 EZGİ ÖZCAN 8B 9 9 6,00 5 4 3,67 7 3 6,00 5 4 3,67 5 9 2,00 7 11 3,33 38 40 24,67 186,330 4 31 31 40 7476

32 124 SEFA DEMİR 8D 8 8 5,33 6 3 5,00 10 0 10,00 2 3 1,00 3 6 1,00 6 5 4,33 35 25 26,66 185,543 9 32 32 41 7506

33 152 ÇETİN TUNCEL 8C 8 10 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 4 2,67 2 1 1,67 7 9 4,00 35 30 25,01 183,157 9 33 33 43 7585

34 378 ŞÜKRAN ERGÜL 8B 9 4 7,67 4 3 3,00 6 2 5,33 1 3 0,00 3 2 2,33 5 7 2,67 28 21 21,00 182,960 5 34 34 44 7599

35 60 ENES TURAN 8C 11 7 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 0 9 -3,00 5 6 3,00 4 12 0,00 32 42 18,00 172,993 10 35 35 45 7946

36 171 FERDA ERSOY 8C 7 9 4,00 3 6 1,00 6 4 4,67 4 4 2,67 5 5 3,33 6 12 2,00 31 40 17,67 168,460 11 36 36 47 8104

37 160 SEVDENUR KIZILIRMAK8C 6 10 2,67 3 3 2,00 6 4 4,67 3 4 1,67 1 2 0,33 9 7 6,67 28 30 18,01 167,887 12 37 37 48 8123

38 420 YUNUS EMRE ESMER 8A 7 7 4,67 5 4 3,67 9 1 8,67 2 1 1,67 6 9 3,00 29 22 21,68 164,900 12 38 38 49 8219

39 145 ABDULKEREM YAŞAR 8C 9 11 5,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 5 2,33 1 7 -1,33 7 12 3,00 34 42 19,99 158,393 13 39 39 52 8435

40 126 MELİSA ARSLAN 8C 6 12 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 28 60 8,00 117,673 14 40 40 61 9643

41 127 FIRAT YAZAR 8D 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 19 71 -4,66 92,480 10 41 41 64 10060
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