
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kastamonu TAŞKÖPRÜ Atatürk Ortaokulu 2021 - Deneme Sınavı-3 - 8.Sınıf 4615 703 91 40

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.63 5.86 10.68 6.77 2.38 5.98 7.10 2.38 6.30 5.13 2.49 4.30 5.96 5.44 4.15 10.33 7.11 7.96 47.91 25.64 39.36 259.576

İl Ortalaması 12.21 5.35 10.42 6.53 2.15 5.81 7.07 2.03 6.40 4.87 2.11 4.17 4.97 4.57 3.44 9.81 6.61 7.61 45.46 22.82 37.85 251.542
Okul Ortalaması 12.00 6.17 9.94 7.20 2.08 6.51 7.70 1.75 7.12 4.85 2.48 4.03 4.20 4.85 2.58 9.55 7.08 7.19 45.50 24.40 37.37 242.983

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 140 - CEYLİN YILMAZ 8 / C 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 16 2 15.33 18 2 17.33 81.00 7.00 78.66 444.667 90 13 3 1
2 450 - BURAK BAŞ 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 16 4 14.67 78.00 12.00 74.01 417.067 246 30 4 2
3 142 - SEFA TEKİN 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 0 6.00 11 2 10.33 18 2 17.33 69.00 10.00 65.66 391.319 465 51 5 3
4 88 - GÖZDE YILMAZ 8 / D 14 5 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 2 12.33 17 3 16.00 74.00 10.00 70.66 385.393 513 56 7 4
5 116 - TAYYİP EREN GÜNEŞ 8 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 11 4 9.67 15 4 13.67 72.00 12.00 68.01 381.511 541 58 8 5
6 117 - EDİP BURAK GÜNEŞ 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 4 6.67 17 2 16.33 70.00 11.00 66.34 371.615 630 66 9 6
7 444 - ELİF ŞERMET 8 / C 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 4 6.67 18 2 17.33 69.00 13.00 64.67 367.674 673 70 11 7
8 191 - MEHMET ALTUN 8 / A 16 3 15.00 9 0 9.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 3 8.00 15 3 14.00 68.00 10.00 64.67 360.252 753 84 12 8
9 118 - SABRİCAN DEDELER 8 / C 16 2 15.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 8 7.33 15 4 13.67 70.00 15.00 65.00 357.763 788 88 14 9

10 364 - HÜSEYİN ŞENGÜDEN 8 / C 14 5 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 2 6.33 14 6 12.00 64.00 14.00 59.33 324.163 1233 157 21 10
11 122 - CANSU DAĞLI 8 / D 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 5 5 3.33 13 6 11.00 57.00 21.00 50.00 291.096 1693 239 31 11
12 103 - SÜMEYRA AKKAYA 8 / C 14 5 12.33 9 1 8.67 8 1 7.67 7 1 6.67 1 2 0.33 14 3 13.00 53.00 13.00 48.67 286.148 1783 248 34 12
13 275 - RABİA OĞUZ 8 / B 15 4 13.67 7 2 6.33 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 13 6 11.00 50.00 27.00 41.00 273.363 1984 273 38 13
14 91 - OĞUZHAN ACAR 8 / A 14 5 12.33 8 1 7.67 10 0 10.00 4 3 3.00 5 4 3.67 10 6 8.00 51.00 19.00 44.67 272.844 1994 274 39 14
15 171 - FERDA ERSOY 8 / C 13 5 11.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 1 6.67 3 7 0.67 10 8 7.33 47.00 27.00 38.00 242.207 2514 345 46 15
16 124 - SEFA DEMİR 8 / D 12 5 10.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 4 0.67 2 5 0.33 11 3 10.00 40.00 24.00 32.00 239.230 2574 354 47 16
17 0 - BARBAROS MESUT TEMEL 8 / D 11 7 8.67 8 2 7.33 6 3 5.00 0 3 -1.00 3 7 0.67 12 8 9.33 40.00 30.00 30.00 227.422 2756 381 50 17
18 163 - LÜTFULLAH SEZGİN 8 / C 11 6 9.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 0 3 -1.00 11 8 8.33 45.00 24.00 37.00 227.393 2765 383 51 18
19 162 - ELİF MATRACI 8 / D 15 3 14.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 1 2.67 0 0 0.00 4 4 2.67 37.00 13.00 32.67 222.489 2847 396 54 19
20 356 - YAĞMUR DEMİRCAN 8 / B 10 9 7.00 10 0 10.00 8 2 7.33 3 5 1.33 3 8 0.33 11 8 8.33 45.00 32.00 34.32 220.444 2888 404 55 20
21 152 - ÇETİN TUNCEL 8 / C 13 6 11.00 7 2 6.33 9 1 8.67 4 2 3.33 1 6 -1.00 7 7 4.67 41.00 24.00 33.00 214.089 2990 422 56 21
22 113 - YAREN ÇELİK 8 / D 12 4 10.67 6 3 5.00 10 0 10.00 5 3 4.00 0 2 -0.67 7 10 3.67 40.00 22.00 32.67 209.156 3073 433 58 22
23 126 - MELİSA ARSLAN 8 / C 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 5 15 0.00 5 15 0.00 47.00 43.00 32.66 207.630 3100 442 59 23
24 94 - ÖMER EGE SARIYILDIZ 8 / D 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 3 4 1.67 6 10 2.67 43.00 30.00 33.01 203.748 3164 461 61 24
25 102 - SENEM ÇAKAR 8 / A 13 6 11.00 7 2 6.33 8 1 7.67 7 2 6.33 1 6 -1.00 6 11 2.33 42.00 28.00 32.66 203.185 3180 465 62 25
26 259 - TUNAHAN TAMER 8 / A 10 10 6.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 6 -1.00 4 4 2.67 10 10 6.67 34.00 41.00 20.34 201.289 3213 476 63 26
27 145 - ABDULKEREM YAŞAR 8 / C 11 9 8.00 7 3 6.00 7 2 6.33 3 3 2.00 3 5 1.33 7 9 4.00 38.00 31.00 27.66 200.222 3230 480 64 27
28 98 - SEFA ÇAMLI 8 / C 12 8 9.33 7 2 6.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 3 3.00 32.00 14.00 27.33 195.289 3310 497 66 28
29 37 - HASAN ŞAHİN ÇAT* 8 / A 12 6 10.00 8 2 7.33 8 1 7.67 0 0 0.00 1 4 -0.33 4 5 2.33 33.00 18.00 27.00 193.333 3339 502 68 29
30 378 - ŞÜKRAN FEYZA ERGÜL 8 / B 7 10 3.67 4 4 2.67 9 0 9.00 1 4 -0.33 2 1 1.67 7 5 5.33 30.00 24.00 22.01 180.030 3544 539 71 30
31 420 - YUNUS EMRE ESMER 8 / A 9 9 6.00 6 2 5.33 10 0 10.00 2 1 1.67 0 1 -0.33 6 10 2.67 33.00 23.00 25.34 174.607 3631 558 72 31
32 605 - EZGİ ÖZCAN 8 / B 10 8 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 6 3 5.00 0 3 -1.00 6 11 2.33 35.00 32.00 24.32 174.519 3635 559 73 32
33 130 - HAVVA NUR DEMİR 8 / C 10 10 6.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 5 2.33 2 12 -2.00 6 14 1.33 37.00 46.00 21.66 158.756 3902 607 76 33
34 291 - SELENAY ÇOBAN 8 / D 9 8 6.33 7 1 6.67 8 1 7.67 3 4 1.67 0 3 -1.00 2 12 -2.00 29.00 29.00 19.34 143.452 4115 636 80 34
35 13 - ILGIN TUANA KORM * 8 / B 8 8 5.33 5 2 4.33 4 2 3.33 1 6 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 18.00 11.99 141.452 4136 641 81 35
36 86 - MELİKE AY 8 / A 7 9 4.00 4 3 3.00 7 2 6.33 2 2 1.33 0 3 -1.00 5 12 1.00 25.00 31.00 14.66 139.496 4160 642 82 36
37 60 - ENES TURAN 8 / C 6 11 2.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 6 1.00 4 11 0.33 4 12 0.00 32.00 45.00 16.99 136.993 4191 649 84 37
38 52 - BURÇİN KARAKAYA 8 / A 7 10 3.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 4 -0.33 0 11 -3.67 9 11 5.33 22.00 51.00 5.00 131.096 4268 658 85 38
39 127 - FIRATYAZAR 8 / D 6 14 1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 26.00 64.00 4.67 124.696 4345 669 88 39
40 132 - ILGIN TUANA KORKMAZ 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 7 -1.33 2 11 -1.67 3.00 18.00 -3.00 82.222 4577 702 91 40


