
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kastamonu TAŞKÖPRÜ Atatürk Ortaokulu 6.Sınıf Bumerang Deneme 1 434 100 100 100

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.33 6.73 5.09 6.59 3.05 5.57 3.81 5.18 2.09 2.73 5.70 0.83 2.94 7.58 0.41 6.48 6.45 4.33 29.87 34.67 18.31 191.039

İl Ortalaması 7.34 6.76 5.09 6.56 3.16 5.51 3.46 5.33 1.68 2.71 5.43 0.90 2.73 7.69 0.17 6.14 6.63 3.93 28.94 35.00 17.27 185.377
Okul Ortalaması 7.34 6.76 5.09 6.56 3.16 5.51 3.46 5.33 1.68 2.71 5.43 0.90 2.73 7.69 0.17 6.14 6.63 3.93 28.94 35.00 17.27 185.377

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 315 - GÖKALP TAŞAY Y 6 / B 14 1 13.67 9 1 8.67 7 1 6.67 5 4 3.67 3 6 1.00 14 1 13.67 52.00 14.00 47.35 352.133 5 1 1 1
2 351 - ŞERİFEÜNAL 6 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 11 4 9.67 44.00 26.00 35.34 312.114 23 2 2 2
3 375 - REFİKHAN ÇELİK 6 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 8 1 7.67 7 3 6.00 4 9 1.00 12 3 11.00 51.00 21.00 44.01 307.657 25 3 3 3
4 334 - MUHAMMED RIZA DİNC R 6 / A 10 4 8.67 8 2 7.33 4 5 2.33 9 1 8.67 4 8 1.33 13 1 12.67 48.00 21.00 41.00 307.638 26 4 4 4
5 328 - MELEK SUDE ÖZTÜRK 6 / C 14 1 13.67 8 2 7.33 3 6 1.00 5 4 3.67 3 7 0.67 10 2 9.33 43.00 22.00 35.67 303.200 28 5 5 5
6 306 - FATMA ECRİN SOYSAL 6 / B 13 1 12.67 8 0 8.00 4 3 3.00 3 5 1.33 3 5 1.33 9 3 8.00 40.00 17.00 34.33 291.105 36 6 6 6
7 349 - SİNEM BAYAR 6 / B 12 3 11.00 10 0 10.00 4 4 2.67 5 5 3.33 3 3 2.00 9 3 8.00 43.00 18.00 37.00 290.476 37 7 7 7
8 189 - ECRİN KOŞUN 6 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 5 5 3.33 2 6 0.00 5 0 5.00 8 2 7.33 38.00 20.00 31.33 285.390 41 8 8 8
9 144 - BURCU ARZU DEMİR 6 / D 10 4 8.67 10 0 10.00 4 4 2.67 1 2 0.33 1 1 0.67 12 2 11.33 38.00 13.00 33.67 282.248 42 9 9 9

10 279 - ERDEM İLDEMLİK 6 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 10 1.67 11 4 9.67 43.00 32.00 32.34 281.657 43 10 10 10
11 208 - ECRİNMUALLA SEZER 6 / D 12 3 11.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 10 -0.33 9 6 7.00 45.00 28.00 35.67 268.914 61 11 11 11
12 340 - NUR ZÜMRA ÇİÇEK 6 / C 9 6 7.00 9 1 8.67 4 4 2.67 7 1 6.67 3 5 1.33 10 2 9.33 42.00 19.00 35.67 268.857 62 12 12 12
13 215 - EDANUR ÖZDEMİ R 6 / C 11 4 9.67 9 1 8.67 6 3 5.00 5 5 3.33 4 10 0.67 9 6 7.00 44.00 29.00 34.34 264.495 68 13 13 13
14 318 - HALİL TUĞR L BİLGİN 6 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 3 7 0.67 2 5 0.33 4 9 1.00 10 1 9.67 38.00 28.00 28.67 263.181 69 14 14 14
15 357 - TARIK KÖSEOĞLU 6 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 4 6 2.00 5 4 3.67 2 3 1.00 11 3 10.00 39.00 24.00 31.00 261.905 73 15 15 15
16 332 - METEHAN ŞEN 0 / 0 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 13 -2.33 13 2 12.33 44.00 31.00 33.67 261.276 74 16 16 16
17 397 - UMUT SALİH ÖZDEMİR 6 / B 12 2 11.33 10 0 10.00 9 0 9.00 2 1 1.67 0 0 0.00 5 1 4.67 38.00 4.00 36.67 261.276 74 16 16 16
18 287 - ERENMUHAMMEDDURUSOY 0 / 0 11 4 9.67 9 1 8.67 1 8 -1.67 4 4 2.67 4 2 3.33 7 5 5.33 36.00 24.00 28.00 258.076 78 18 18 18
19 63 - ALPER ÖZTÜRK 6 / C 10 5 8.33 8 2 7.33 4 5 2.33 0 2 -0.67 1 7 -1.33 11 1 10.67 34.00 22.00 26.66 251.752 83 19 19 19
20 383 - YAĞIZ EYMEN KIYAK 6 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 5 4 3.67 9 1 8.67 1 3 0.00 9 4 7.67 41.00 20.00 34.34 249.238 86 20 20 20
21 333 - MUHAMED AYAZ GÜLER 6 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 6 1.00 8 5 6.33 40.00 27.00 30.99 248.514 91 21 21 21
22 346 - SALİM RÜZGAR ERDĞ AN 6 / D 12 2 11.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 0 1 -0.33 7 4 5.67 28.00 9.00 25.01 242.895 99 22 22 22
23 183 - ECRİN KABA 6 / D 5 2 4.33 8 2 7.33 4 4 2.67 0 3 -1.00 2 2 1.33 11 2 10.33 30.00 15.00 24.99 238.971 103 23 23 23
24 322 - KEREM KAYA 6 / D 9 6 7.00 10 0 10.00 1 6 -1.00 2 5 0.33 4 7 1.67 8 5 6.33 34.00 29.00 24.33 232.057 111 24 24 24
25 182 - NURGÜL SALBAŞ 6 / D 9 6 7.00 10 0 10.00 5 3 4.00 1 3 0.00 1 9 -2.00 9 1 8.67 35.00 22.00 27.67 230.819 114 25 25 25
26 68 - ATİYE ZEYNEP TEKİN 6 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 5 2.33 8 7 5.67 34.00 35.00 22.33 228.248 117 26 26 26
27 326 - MELEK ÇAĞLA TANER 6 / C 10 5 8.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 8 -1.67 8 7 5.67 40.00 29.00 30.33 228.229 118 27 27 27
28 314 - GİZEMSU ARSLAN 6 / A 8 7 5.67 9 1 8.67 5 5 3.33 5 3 4.00 3 5 1.33 8 7 5.67 38.00 28.00 28.67 227.010 119 28 28 28
29 361 - YAĞMUR UĞUR 6 / A 7 8 4.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 5 2.33 4 2 3.33 8 7 5.67 34.00 31.00 23.66 221.238 128 29 29 29
30 348 - SİNEM AY 6 / C 9 3 8.00 7 3 6.00 6 4 4.67 3 5 1.33 2 8 -0.67 7 5 5.33 34.00 28.00 24.66 219.314 133 30 30 30
31 341 - NURAYDA KARTAL 6 / A 8 7 5.67 7 3 6.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 4 0 4.00 5 4 3.67 31.00 26.00 22.34 218.781 134 31 31 31
32 421 - BÜÜ Ş R A K A L F A 6 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 9 6 7.00 36.00 39.00 23.00 218.095 138 32 32 32
33 379 - ÖZGÜR ÖZSOY 6 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 11 -1.67 7 8 4.33 37.00 36.00 25.00 218.076 139 33 33 33
34 330 - MERT MUTLU AYÇİÇEĞİ 6 / B 6 4 4.67 8 2 7.33 1 1 0.67 0 4 -1.33 5 5 3.33 6 1 5.67 26.00 17.00 20.34 216.857 141 34 34 34
35 335 - MUHAMMET EMİR ÜNNÜ 6 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 2 7 -0.33 1 9 -2.00 3 5 1.33 8 7 5.67 30.00 37.00 17.67 213.657 145 35 35 35
36 32 - HİLAL ESKİ 6 / A 10 5 8.33 9 1 8.67 1 6 -1.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 8 7 5.67 31.00 31.00 20.67 213.657 145 35 35 35
37 241 - ELİSBERRAKERBAŞ 6 / A 6 9 3.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 3 0.00 11 4 9.67 32.00 32.00 21.33 213.029 151 37 37 37
38 316 - GÖKÇE ŞANAL 6 / C 4 11 0.33 5 5 3.33 1 8 -1.67 4 6 2.00 7 8 4.33 10 4 8.67 31.00 42.00 16.99 208.533 161 38 38 38
39 347 - SEIFİRAZ NA* I SEVİNÇ 6 / C 10 4 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 4 2.67 0 2 -0.67 4 4 2.67 29.00 23.00 21.34 201.619 175 39 39 39
40 180 - ECEELİF KESİC İ 6 / A 7 6 5.00 9 0 9.00 1 9 -2.00 3 4 1.67 0 3 -1.00 9 6 7.00 29.00 28.00 19.67 200.324 179 40 40 40
41 257 - KÜBRA AYDIN 6 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 34.00 41.00 20.34 197.829 184 41 41 41
42 238 - NİSA RAZİYE ÇAKIR 6 / B 7 7 4.67 6 2 5.33 7 3 6.00 1 7 -1.33 1 5 -0.67 8 5 6.33 30.00 29.00 20.33 197.752 186 42 42 42
43 0 - **RK*** E N 6 / A 8 6 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 9 1.00 6 8 3.33 33.00 38.00 20.33 197.752 186 42 42 42
44 363 - YASİN TEKECİ 6 / C 8 7 5.67 8 2 7.33 4 6 2.00 1 6 -1.00 8 7 5.67 3 12 -1.00 32.00 40.00 18.67 194.648 194 44 44 44
45 48 - AHMET ÜNAL 0 / 0 9 5 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 6 4 4.67 1 11 -2.67 7 8 4.33 34.00 37.00 21.66 192.629 199 45 45 45
46 456 - TUANA YILDIZ 6 / C 7 8 4.33 7 3 6.00 2 5 0.33 3 7 0.67 2 6 0.00 8 6 6.00 29.00 35.00 17.33 192.038 200 46 46 46
47 135 - BERATCAN NAMDAR 6 / D 7 8 4.33 9 1 8.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 9 6 7.00 31.00 44.00 16.33 190.133 206 47 47 47
48 380 - NİSAİPEK KURT 6 / D 8 7 5.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 31.00 44.00 16.32 190.114 207 48 48 48
49 176 - DORUK ULUSOY 6 / B 8 4 6.67 8 2 7.33 3 3 2.00 1 0 1.00 2 1 1.67 0 0 0.00 22.00 10.00 18.67 183.219 221 49 49 49
50 220 - ELANUR EKİNCİ 6 / B 7 2 6.33 8 2 7.33 1 3 0.00 0 3 -1.00 1 4 -0.33 4 2 3.33 21.00 16.00 15.66 183.143 224 50 50 50
51 319 - HASAN ENES GÜNGÖR 0 / 0 9 6 7.00 8 2 7.33 3 7 0.67 3 5 1.33 2 6 0.00 4 8 1.33 29.00 34.00 17.66 181.238 228 51 51 51
52 422 - HÜSEYİN EREN ÇELİK 6 / B 5 10 1.67 9 1 8.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 8 7 5.67 33.00 42.00 19.00 180.019 230 52 52 52
53 59 - ALİFIRAT 6 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 31.00 44.00 16.33 174.876 239 53 53 53
54 97 - AYAZ BARAN ÇOBAN 6 / B 7 4 5.67 5 5 3.33 1 2 0.33 0 0 0.00 1 5 -0.67 5 4 3.67 19.00 20.00 12.33 173.029 241 54 54 54
55 107 - BARIŞ DERE 6 / B 3 10 -0.33 5 5 3.33 3 6 1.00 4 4 2.67 3 10 -0.33 10 5 8.33 28.00 40.00 14.67 171.771 247 55 55 55
56 381 - POYRAZ ACAR 6 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 14 -3.67 6 9 3.00 29.00 46.00 13.66 169.790 255 56 56 56
57 110 - B E Y Z A A Y 6 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 2 4 0.67 3 5 1.33 5 8 2.33 2 9 -1.00 27.00 36.00 15.00 168.571 257 57 57 57
58 254 - EMİRHAN TUNCEL 6 / C 8 7 5.67 5 5 3.33 5 4 3.67 1 4 -0.33 2 6 0.00 4 8 1.33 25.00 34.00 13.67 166.038 261 58 58 58
59 368 - ZEYNEP AKDEMİR 6 / C 9 6 7.00 6 4 4.67 3 4 1.67 1 4 -0.33 0 8 -2.67 4 5 2.33 23.00 31.00 12.67 162.190 270 59 59 59
60 360 - UĞURCAN ÇATAK 6 / B 7 8 4.33 5 5 3.33 4 3 3.00 2 6 0.00 1 10 -2.33 6 5 4.33 25.00 37.00 12.66 160.286 275 60 60 60
61 278 - ERDEM GÜNEŞ 6 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 4 5 2.33 5 5 3.33 2 13 -2.33 4 11 0.33 30.00 44.00 15.33 157.771 281 61 61 61
62 0 - A * ** ĞK YŞ 6 / C 5 10 1.67 7 3 6.00 6 3 5.00 0 2 -0.67 0 3 -1.00 7 8 4.33 25.00 29.00 15.33 157.771 281 61 61 61
63 57 - A L İ A L A Y 6 / C 5 10 1.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 27.00 43.00 12.68 154.667 291 63 63 63
64 143 - BEYZA ERT AŞ 6 / C 7 8 4.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 154.629 292 64 64 64
65 0 - EMİRHANUÇBR 6 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 4 11 0.33 29.00 46.00 13.67 154.610 293 65 65 65
66 56 - AHMET YÜKSEL 6 / D 6 8 3.33 10 0 10.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 31.00 43.00 16.66 154.533 296 66 66 66
67 359 - TUĞÇEEŞANALL 6 / C 7 8 4.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 5 2.33 3 8 0.33 0 0 0.00 24.00 31.00 13.66 152.648 299 67 67 67
68 353 - ÖMER FARUKZÖZDEMİR R 6 / D 7 8 4.33 7 3 6.00 5 5 3.33 1 6 -1.00 3 7 0.67 3 11 -0.67 26.00 40.00 12.66 148.857 308 68 68 68
69 30 - FERİTÇAKALOĞLU 6 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 1 8 -1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 28.00 6.67 145.105 317 69 69 69
70 46 - OZAN ERTİT 6 / C 5 10 1.67 4 6 2.00 4 4 2.67 1 6 -1.00 1 5 -0.67 6 6 4.00 21.00 37.00 8.67 145.086 318 70 70 70
71 321 - KENAN KAAN ERDOĞAN 6 / D 6 8 3.33 3 7 0.67 2 7 -0.33 3 3 2.00 1 9 -2.00 6 6 4.00 21.00 40.00 7.67 145.067 319 71 71 71
72 324 - MEHMETAKİFAKSU 6 / B 5 7 2.67 6 2 5.33 3 6 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 0.67 18.00 25.00 9.67 137.505 334 72 72 72
73 376 - YAĞMUR NİSA ÇAMLI 0 / 0 7 8 4.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 28.00 47.00 12.33 136.800 336 73 73 73
74 317 - SZC E* G *N 0 / 0 7 7 4.67 10 0 10.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 26.00 48.00 10.00 134.305 338 74 74 74
75 246 - EMİR ÇOBAN 6 / A 5 5 3.33 8 2 7.33 4 5 2.33 1 6 -1.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 22.00 33.00 10.99 134.248 340 75 75 75
76 358 - TUĞBATERGİN 6 / D 5 10 1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 23.00 52.00 5.67 131.771 343 76 76 76
77 467 - Y İNŞ ** U** A A 6 / A 4 10 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 4 6 2.00 23.00 46.00 7.67 131.752 346 77 77 77
78 387 - CELALMUHAMMETACAR 6 / B 4 11 0.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 22.00 53.00 4.34 129.238 353 78 78 78
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.33 6.73 5.09 6.59 3.05 5.57 3.81 5.18 2.09 2.73 5.70 0.83 2.94 7.58 0.41 6.48 6.45 4.33 29.87 34.67 18.31 191.039

İl Ortalaması 7.34 6.76 5.09 6.56 3.16 5.51 3.46 5.33 1.68 2.71 5.43 0.90 2.73 7.69 0.17 6.14 6.63 3.93 28.94 35.00 17.27 185.377
Okul Ortalaması 7.34 6.76 5.09 6.56 3.16 5.51 3.46 5.33 1.68 2.71 5.43 0.90 2.73 7.69 0.17 6.14 6.63 3.93 28.94 35.00 17.27 185.377

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 323 - KERİMBIÇAKCII 6 / D 6 9 3.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 6 8 3.33 21.00 53.00 3.33 129.200 355 79 79 79
80 311 - GEA*İU * * U MN 6 / C 6 9 3.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 129.162 356 80 80 80
81 164 - S U A T E R G İ N 0 / 0 4 11 0.33 2 6 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 10 0.67 5 10 1.67 22.00 50.00 5.34 125.429 367 81 81 81
82 0 - S**M 6 / C 4 11 0.33 7 3 6.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 25.00 50.00 8.33 121.581 374 82 82 82
83 66 - ALPERENUÇAR 6 / B 5 8 2.33 6 4 4.67 3 4 1.67 1 8 -1.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 22.00 47.00 6.33 121.543 375 83 83 83
84 400 - ALİEFE ARSLAN 6 / D 8 7 5.67 8 2 7.33 1 8 -1.67 2 7 -0.33 1 10 -2.33 1 10 -2.33 21.00 44.00 6.34 117.848 380 84 84 84
85 0 - ADEM TAŞAN Ş 6 / D 7 8 4.33 1 5 -0.67 3 6 1.00 1 8 -1.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 18.00 51.00 0.99 115.200 383 85 85 85
86 99 - AY* MUSTAFAKAR KAYA 6 / C 2 12 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 23.00 51.00 6.00 111.429 389 86 86 86
87 309 - FUR KANMATRACI 6 / C 7 7 4.67 5 3 4.00 2 2 1.33 0 7 -2.33 0 7 -2.33 2 11 -1.67 16.00 37.00 3.67 110.819 390 87 87 87
88 298 - ESMANURTEKİN 6 / B 4 11 0.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 15 -5.00 7 8 4.33 23.00 52.00 5.66 108.838 393 88 88 88
89 280 - E*Dİ ÖZDEMİR 6 / A 2 6 0.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 21.00 46.00 5.66 106.952 394 89 89 89
90 355 - TALHA KARAKAŞ 6 / B 3 12 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 22.00 53.00 4.34 106.381 395 90 90 90
91 201 - *ÜSEYİN UZUN 6 / B 2 12 -2.00 3 6 1.00 2 6 0.00 1 9 -2.00 5 9 2.00 4 9 1.00 17.00 51.00 0.00 105.714 397 91 91 91
92 356 - ELİF ERGAN 6 / B 0 2 -0.67 2 3 1.00 0 1 -0.33 0 6 -2.00 4 5 2.33 0 5 -1.67 6.00 22.00 -1.34 97.390 407 92 92 92
93 266 - UMUTCAN ÖZ*ÜRK 6 / C 4 11 0.33 0 10 -3.33 0 8 -2.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 4 11 0.33 10.00 48.00 -6.01 92.324 411 93 93 93
94 337 - AMT*SÇ* ** LY 6 / C 4 11 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 14 -3.67 5 10 1.67 19.00 56.00 0.32 91.067 414 94 94 94
95 169 - ÇAĞLARSAM TKARADUMAN 0 / 0 5 6 3.00 1 7 -1.33 2 6 0.00 1 7 -1.33 2 12 -2.00 2 11 -1.67 13.00 49.00 -3.33 89.829 415 95 95 95
96 345 - RÜMEYSA KOÇ* 6 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 0 0 0.00 12.00 48.00 -4.00 80.952 421 96 96 96
97 366 - YUSUF KAYA K 6 / D 3 12 -1.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 20.00 55.00 1.68 78.457 422 97 97 97
98 693 - ZE*NEPPÜNAL 6 / B 3 11 -0.67 6 4 4.67 2 5 0.33 1 8 -1.67 2 10 -1.33 2 11 -1.67 16.00 49.00 -0.34 78.381 423 98 98 98
99 0 - **** *** ***E***J* ** 0 / 0 1 8 -1.67 0 5 -1.67 1 5 -0.67 2 6 0.00 3 7 0.67 1 13 -3.33 8.00 44.00 -6.67 62.552 431 99 99 99

100 165 - BÜŞRA ÇAĞLAYANE R 6 / D 3 12 -1.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 2 13 -2.33 16.00 59.00 -3.66 60.686 432 100 100 100


