
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kastamonu TAŞKÖPRÜ Atatürk Ortaokulu 7.Sınıf Bumerang Deneme 1 373 101 101 101

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.45 6.39 5.32 6.95 2.83 6.00 4.10 5.05 2.41 3.27 4.75 1.69 4.31 7.67 1.75 7.33 6.54 5.15 33.40 33.24 22.33 212.355

İl Ortalaması 7.48 6.70 5.24 6.85 3.02 5.84 3.76 5.67 1.87 3.67 4.76 2.09 3.96 8.07 1.27 6.69 7.20 4.29 32.42 35.43 20.61 200.993
Okul Ortalaması 7.48 6.70 5.24 6.85 3.02 5.84 3.76 5.67 1.87 3.67 4.76 2.09 3.96 8.07 1.27 6.69 7.20 4.29 32.42 35.43 20.61 200.993

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 157 - MELİS PINAR ÇALIK 7 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 4 5 2.33 9 1 8.67 12 2 11.33 14 1 13.67 60.00 13.00 55.67 411.752 7 1 1 1
2 275 - İSMAİLYİĞİT ÖZDEMİR 7 / D 12 3 11.00 10 0 10.00 7 2 6.33 9 1 8.67 11 2 10.33 13 2 12.33 62.00 10.00 58.66 404.076 9 2 2 2
3 154 - ERA EĞRİ 7 / D 12 2 11.33 9 1 8.67 5 2 4.33 10 0 10.00 9 0 9.00 13 2 12.33 58.00 7.00 55.66 392.648 11 3 3 3
4 435 - KAAN MERT TOPCU 7 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 5 5 3.33 8 2 7.33 11 4 9.67 11 4 9.67 56.00 19.00 49.67 367.981 15 4 4 4
5 386 - BATUHAN ÇATAL 7 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 2 6.33 11 4 9.67 10 5 8.33 55.00 19.00 48.67 358.419 20 5 5 5
6 188 - DAMLANUR ÇORBACI 7 / C 12 3 11.00 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 7 5.67 11 4 9.67 58.00 17.00 52.34 350.210 24 6 6 6
7 281 - BERRA NAZ KOSOVA 7 / C 15 0 15.00 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 6 9 3.00 10 5 8.33 56.00 19.00 49.67 345.067 29 7 7 7
8 276 - REYYAN ÇAMLIBEL 7 / A 9 6 7.00 9 1 8.67 6 3 5.00 8 2 7.33 6 3 5.00 14 1 13.67 52.00 16.00 46.67 335.581 36 8 8 8
9 428 - MEHMET YİĞİT BEKDEMİR 7 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 3 7 0.67 8 2 7.33 6 9 3.00 13 2 12.33 51.00 24.00 43.00 332.362 38 9 9 9

10 438 - MEHMET SAMET ACAR 7 / A 10 5 8.33 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 12 2 11.33 52.00 17.00 46.34 327.295 45 10 10 10
11 51 - DAMLA DAĞLI 7 / B 13 2 12.33 10 0 10.00 6 4 4.67 6 3 5.00 4 4 2.67 10 4 8.67 49.00 17.00 43.34 317.810 48 11 11 11
12 47 - CEYLİN ÜNVER 7 / D 12 3 11.00 9 1 8.67 3 7 0.67 8 2 7.33 5 5 3.33 11 4 9.67 48.00 22.00 40.67 314.610 52 12 12 12
13 5 - HANDESÜMEYYE ÇELİK 7 / D 12 2 11.33 10 0 10.00 3 5 1.33 8 1 7.67 5 4 3.67 10 5 8.33 48.00 17.00 42.33 313.943 53 13 13 13
14 285 - ŞEYMA YILMAZ 7 / C 14 1 13.67 7 3 6.00 4 5 2.33 10 0 10.00 6 3 5.00 7 7 4.67 48.00 19.00 41.67 312.743 54 14 14 14
15 35 - BEGÜM BEDİR 7 / B 10 5 8.33 9 1 8.67 4 6 2.00 8 2 7.33 6 5 4.33 9 6 7.00 46.00 25.00 37.66 284.076 70 15 15 15
16 151 - ENES ŞİRİN 7 / B 9 5 7.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 3 2 2.33 5 5 3.33 11 3 10.00 39.00 24.00 30.99 277.086 81 16 16 16
17 437 - YASİN GÜNEŞ 7 / A 10 4 8.67 8 1 7.67 5 4 3.67 2 6 0.00 5 7 2.67 10 5 8.33 40.00 27.00 31.01 271.467 88 17 17 17
18 292 - YAĞIZ OSMAN ÇİFTCİ 7 / A 10 2 9.33 8 2 7.33 4 3 3.00 2 3 1.00 2 3 1.00 10 3 9.00 36.00 16.00 30.66 268.857 90 18 18 18
19 0 - ELİF KÜBRA ÇETİN 7 / C 10 5 8.33 10 0 10.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 10 5 8.33 44.00 31.00 33.66 268.857 90 18 18 18
20 168 - FEYZANUR KARA 7 / A 10 4 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 5 1.33 4 8 1.33 10 5 8.33 42.00 27.00 32.99 267.581 92 20 20 20
21 45 - BÜŞRA CEYLİN ŞENEL 7 / C 10 4 8.67 8 2 7.33 6 3 5.00 10 0 10.00 6 5 4.33 6 8 3.33 46.00 22.00 38.66 266.952 93 21 21 21
22 28 - AYHAN DEMİR 7 / A 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 0 8 -2.67 5 5 3.33 9 6 7.00 40.00 28.00 30.65 265.010 98 22 22 22
23 239 - KEREM DORUK GÜNEŞ 7 / C 13 2 12.33 10 0 10.00 3 7 0.67 7 3 6.00 4 11 0.33 7 7 4.67 44.00 30.00 34.00 263.790 100 23 23 23
24 26 - BARAN HASAN EKER 7 / B 10 5 8.33 10 0 10.00 4 6 2.00 7 3 6.00 4 5 2.33 8 7 5.67 43.00 26.00 34.33 258.705 106 24 24 24
25 273 - ÖZGE DEMİR 7 / A 10 4 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 5 2 4.33 0 5 -1.67 11 4 9.67 39.00 22.00 31.66 255.562 113 25 25 25
26 136 - EMRE GÖKIRMAK 7 / D 9 6 7.00 9 1 8.67 3 7 0.67 0 0 0.00 4 10 0.67 11 4 9.67 36.00 28.00 26.68 249.905 118 26 26 26
27 300 - ŞEYMA HORUZ 7 / A 10 5 8.33 10 0 10.00 5 4 3.67 2 7 -0.33 3 6 1.00 9 6 7.00 39.00 28.00 29.67 249.829 119 27 27 27
28 492 - MUHAMMED EREN AY 7 / B 7 7 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 7 1 6.67 4 3 3.00 9 4 7.67 39.00 23.00 31.34 247.352 121 28 28 28
29 297 - ZEKİYE KUMLAR 7 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 10 -0.33 10 3 9.00 37.00 34.00 25.67 246.038 122 29 29 29
30 73 - EGEMENERSOY 7 / C 8 7 5.67 9 1 8.67 4 6 2.00 9 1 8.67 1 6 -1.00 10 5 8.33 41.00 26.00 32.34 235.886 133 30 30 30
31 260 - MUHAMMED EMİN KAYACAN 7 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 3 2.00 2 7 -0.33 9 6 7.00 38.00 27.00 29.00 233.352 135 31 31 31
32 272 - ÖMER FARUK ERÇİFTÇİ 7 / B 7 8 4.33 8 2 7.33 3 7 0.67 3 5 1.33 6 5 4.33 8 7 5.67 35.00 34.00 23.66 226.952 142 32 32 32
33 262 - AYNUR YAĞMUR GÜLER 7 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 4 6 2.00 0 6 -2.00 3 3 2.00 8 7 5.67 32.00 30.00 22.00 225.733 146 33 33 33
34 1 - ABDULLAH K* * AŞ 7 / A 7 4 5.67 6 4 4.67 3 5 1.33 0 0 0.00 3 4 1.67 8 2 7.33 27.00 19.00 20.67 223.200 149 34 34 34
35 25 - MELEKDOĞA ÇİÇEK 7 / B 7 6 5.00 7 3 6.00 3 7 0.67 3 6 1.00 4 7 1.67 9 6 7.00 33.00 35.00 21.34 218.762 155 35 35 35
36 222 - İBRAHİM KERİM ÇETİN 7 / C 9 6 7.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 33.00 42.00 19.00 218.133 156 36 36 36
37 227 - EREN YILMAZ 7 / D 9 2 8.33 10 0 10.00 3 4 1.67 0 2 -0.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 30.00 19.00 23.67 217.486 158 37 37 37
38 373 - IRMAK KÖRPINAR 7 / A 10 5 8.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 36.00 34.00 24.65 215.467 164 38 38 38
39 301 - EFE TURAN 7 / D 7 6 5.00 8 2 7.33 4 6 2.00 0 0 0.00 3 7 0.67 9 6 7.00 31.00 27.00 22.00 214.305 166 39 39 39
40 432 - ZEHRANUR YAMAN 7 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 39.00 36.00 26.99 210.438 177 40 40 40
41 482 - HAMDİÖZDEMİR İ 7 / B 6 9 3.00 6 4 4.67 1 8 -1.67 3 7 0.67 6 8 3.33 9 6 7.00 31.00 42.00 17.00 208.552 180 41 41 41
42 11 - EMRE KARAKAŞ 7 / A 5 6 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 9 3.00 8 7 5.67 34.00 37.00 21.66 207.943 181 42 42 42
43 170 - FURKANARSLAN 7 / D 8 5 6.33 7 2 6.33 4 6 2.00 1 5 -0.67 3 3 2.00 6 7 3.67 29.00 28.00 19.66 206.019 185 43 43 43
44 312 - BÜŞRA SAVAŞ 7 / B 6 9 3.00 7 3 6.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 7 8 4.33 8 7 5.67 31.00 44.00 16.34 205.410 186 44 44 44
45 274 - RABİA MUTLU 7 / A 7 8 4.33 8 2 7.33 5 5 3.33 3 6 1.00 4 6 2.00 7 8 4.33 34.00 35.00 22.32 203.429 190 45 45 45
46 64 - ECRİN RABİA KANCA 7 / D 8 7 5.67 7 3 6.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 8 7 5.67 33.00 42.00 19.00 202.876 191 46 46 46
47 0 - FURKAN YILDIZ 7 / A 9 2 8.33 7 2 6.33 7 2 6.33 2 7 -0.33 0 10 -3.33 7 5 5.33 32.00 28.00 22.66 202.190 193 47 47 47
48 55 - DOĞA SARISOY 7 / D 5 6 3.00 7 2 6.33 2 4 0.67 10 0 10.00 1 3 0.00 8 6 6.00 33.00 21.00 26.00 200.952 195 48 48 48
49 9 - AHMET KAAN YILDIZ 7 / B 8 6 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 7 3 6.00 3 9 0.00 6 8 3.33 36.00 34.00 24.67 200.305 198 49 49 49
50 153 - ERAY AKKUŞ 7 / B 5 7 2.67 6 3 5.00 5 5 3.33 2 6 0.00 3 9 0.00 10 5 8.33 31.00 35.00 19.33 199.676 199 50 50 50
51 252 - MELEK NAZ COŞKUN 7 / A 8 3 7.00 7 1 6.67 1 3 0.00 4 4 2.67 4 2 3.33 1 2 0.33 25.00 15.00 20.00 199.010 201 51 51 51
52 109 - ESLEM AYAZ 7 / A 5 10 1.67 5 4 3.67 7 2 6.33 6 4 4.67 6 7 3.67 6 7 3.67 35.00 34.00 23.68 196.590 204 52 52 52
53 62 - ECRİNCNİL KESTANECİ 7 / B 6 9 3.00 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 9 6 7.00 34.00 41.00 20.33 190.152 214 53 53 53
54 13 - ARDA GÖKIRMK 7 / C 4 11 0.33 8 2 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 9 3.00 8 7 5.67 34.00 41.00 20.33 190.152 214 53 53 53
55 265 - MUHAMMET MATRACI 7 / C 8 5 6.33 7 3 6.00 2 6 0.00 0 8 -2.67 4 11 0.33 6 7 3.67 27.00 40.00 13.66 185.048 223 55 55 55
56 289 - UMUT SOY 7 / C 8 7 5.67 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 5 10 1.67 3 10 -0.33 35.00 38.00 22.34 182.610 226 56 56 56
57 256 - MERT YILMAZ 7 / A 5 3 4.00 8 1 7.67 6 1 5.67 2 0 2.00 1 4 -0.33 5 7 2.67 27.00 16.00 21.68 177.524 229 57 57 57
58 53 - DAMLANUR SARIKAYA 7 / D 5 8 2.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 10 5 8.33 27.00 46.00 11.66 177.410 231 58 58 58
59 290 - VEYSEL PEKER 7 / C 8 7 5.67 8 2 7.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 31.00 44.00 16.33 174.933 237 59 59 59
60 36 - BERKAY EFE SÜRLÜ 7 / C 8 7 5.67 4 5 2.33 5 4 3.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 4 9 1.00 28.00 43.00 13.67 173.695 238 60 60 60
61 83 - ELİF DEMİRCAN 7 / D 6 7 3.67 8 1 7.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 7 6 5.00 29.00 34.00 17.67 173.657 239 61 61 61
62 67 - EFE YILDIRIM 7 / C 7 8 4.33 10 0 10.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 30.00 45.00 15.01 172.419 242 62 62 62
63 58 - ECRİNN* YA*ALI 7 / B 8 7 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 5 2.33 3 10 -0.33 5 8 2.33 26.00 44.00 11.34 165.429 247 63 63 63
64 462 - HARUN EFE DEMİRBAŞ 7 / C 7 8 4.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 32.00 43.00 17.65 162.133 253 64 64 64
65 0 - **REFEÖA* N 7 / A 6 6 4.00 6 4 4.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 0 14 -4.67 8 4 6.67 27.00 40.00 13.67 160.324 259 65 65 65
66 146 - ARDA KİRİŞOGLU 7 / D 5 8 2.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 32.00 41.00 18.33 159.657 261 66 66 66
67 378 - MELEK SELİN DİNYA 7 / B 9 5 7.33 7 3 6.00 4 3 3.00 1 6 -1.00 0 11 -3.67 4 6 2.00 25.00 34.00 13.66 158.362 262 67 67 67
68 261 - A*A * V * G Ü 7 / B 5 10 1.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 10 1.67 5 10 1.67 29.00 46.00 13.68 154.686 266 68 68 68
69 434 - ERKAN KIZILTEPE 7 / B 4 11 0.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 8 7 5.67 28.00 47.00 12.33 152.057 272 69 69 69
70 158 - EVA NUR ARSLAN 7 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 0 9 -3.00 0 0 0.00 0 4 -1.33 2 8 -0.67 18.00 30.00 8.00 151.410 274 70 70 70
71 255 - MERT ATA 7 / C 8 7 5.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 12 -2.00 6 8 3.33 22.00 51.00 5.00 149.524 279 71 71 71
72 277 - SATI LMI EREN DEMİR 7 / B 6 9 3.00 8 2 7.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 29.00 46.00 13.67 147.010 282 72 72 72
73 249 - MEHMET PEKER 7 / C 6 8 3.33 5 5 3.33 0 8 -2.67 0 0 0.00 4 11 0.33 5 8 2.33 20.00 40.00 6.65 146.895 283 73 73 73
74 0 - BUĞRA AKDEMİR 7 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 8 7 5.67 25.00 50.00 8.34 144.457 286 74 74 74
75 263 - EYLÜL ŞALLI 7 / A 5 9 2.00 8 2 7.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 9 1.00 4 11 0.33 27.00 45.00 11.99 141.867 291 75 75 75
76 24 - AYBİKE ECRİN SÜRATLİ 7 / B 5 10 1.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 26.00 49.00 9.67 139.390 292 76 76 76
77 399 - FARUK KAAN KORKMAZ 7 / A 5 6 3.00 9 1 8.67 3 3 2.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 17.00 12.00 13.00 138.076 295 77 77 77
78 101 - EMİNE TEKECİ 7 / B 9 6 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 14 -3.67 4 11 0.33 24.00 51.00 7.00 134.248 301 78 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kastamonu TAŞKÖPRÜ Atatürk Ortaokulu 7.Sınıf Bumerang Deneme 1 373 101 101 101

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.45 6.39 5.32 6.95 2.83 6.00 4.10 5.05 2.41 3.27 4.75 1.69 4.31 7.67 1.75 7.33 6.54 5.15 33.40 33.24 22.33 212.355

İl Ortalaması 7.48 6.70 5.24 6.85 3.02 5.84 3.76 5.67 1.87 3.67 4.76 2.09 3.96 8.07 1.27 6.69 7.20 4.29 32.42 35.43 20.61 200.993
Okul Ortalaması 7.48 6.70 5.24 6.85 3.02 5.84 3.76 5.67 1.87 3.67 4.76 2.09 3.96 8.07 1.27 6.69 7.20 4.29 32.42 35.43 20.61 200.993

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 0 - MELİSA GÜNEŞ 7 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 131.752 307 79 79 79
80 283 - ŞERİFE ACAR 7 / D 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 10 -0.33 6 9 3.00 23.00 50.00 6.33 129.200 309 80 80 80
81 106 - EMİR EFE KAYAR 7 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 25.00 50.00 8.33 129.181 310 81 81 81
82 293 - YAĞMURŞENEL 7 / C 5 10 1.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 1 7 -1.33 2 11 -1.67 5 7 2.67 21.00 46.00 5.68 126.076 312 82 82 82
83 296 - YUSUF TOZAN 7 / A 6 9 3.00 8 2 7.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 2 6 0.00 3 12 -1.00 20.00 38.00 7.33 125.390 313 83 83 83
84 156 - ERKAN ÇANKAYA 7 / C 6 9 3.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 5 5 3.33 5 10 1.67 2 13 -2.33 22.00 52.00 4.67 122.267 316 84 84 84
85 3 - Aİ F* * T *E 7 / C 5 10 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 22.00 53.00 4.34 121.638 318 85 85 85
86 185 - BULUT SARIKAYA 7 / A 1 6 -1.00 8 1 7.67 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.00 16.00 14.00 11.34 121.600 319 86 86 86
87 34 - BEDRHAN GÜN 7 / A 5 10 1.67 8 2 7.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 121.581 320 87 87 87
88 270 - AHMETGAYT 7 / D 4 11 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 9 3.00 3 12 -1.00 21.00 54.00 2.99 119.010 326 88 88 88
89 282 - SONGÜL KAHVECİOGLU 7 / C 4 11 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 111.429 333 89 89 89
90 304 - HEDİYE NURCACAR 7 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 11 -0.67 4 11 0.33 21.00 53.00 3.33 106.286 340 90 90 90
91 310 - NUR KUTLU 7 / A 4 9 1.00 7 2 6.33 5 2 4.33 0 3 -1.00 1 5 -0.67 0 6 -2.00 17.00 27.00 7.99 105.676 342 91 91 91
92 120 - EMİREFE TRAŞ 7 / B 2 13 -2.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 18.00 57.00 -1.00 103.810 346 92 92 92
93 190 - HASAN AKTAŞ 7 / A 3 12 -1.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 18.00 57.00 -1.00 96.210 354 93 93 93
94 139 - ENESCEM ER 7 / B 6 9 3.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 15.00 60.00 -5.00 96.190 355 94 94 94
95 288 - YİĞİT EFE DEMİR 7 / C 4 11 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 2 10 -1.33 18.00 54.00 0.00 96.171 356 95 95 95
96 264 - MUHAMMET *Bİ *LTUT 7 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 14 -3.67 4 11 0.33 18.00 57.00 -1.01 96.133 357 96 96 96
97 294 - YAĞMURTÜRK 7 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 0 10 -3.33 6 9 3.00 1 14 -3.67 15.00 60.00 -5.00 88.533 361 97 97 97
98 313 - İREM TUNCEL 7 / E 2 10 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 14.00 58.00 -5.34 70.800 368 98 98 98
99 305 - FEYZANUR TUNA 7 / B 4 11 0.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 0 15 -5.00 18.00 57.00 -1.00 65.695 370 99 99 99

100 362 - ERDEM ERK EK 7 / C 6 9 3.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 3 5.00 0 15 -5.00 0 15 -5.00 19.00 55.00 0.66 61.257 371 100 100 100
101 286 - TUANA KARAKAYA 7 / C 3 12 -1.00 6 4 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 1 14 -3.67 16.00 59.00 -3.66 53.029 373 101 101 101


